10.2. 102 j@minfin.nl];| 10.2.e | 102e |@minezk.nl]{ 102.e |

Evnoncw-mKp.nl 10.2.e | 10.2.e f@minezk.nl]

104 102e  |@minezk.nl])| 10.2.0 [ SGR SGRZ Calamiteitenfondsf 10.2.¢ [@sgr.ni];| 102e |

10.2.e [FDvnoncw-mKkb.nl]

10.

From: | 10.2.e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds
Sent: Wed 4/29/2020 12:27:43 PM
Importance: Normal

Subjectt RE: Brief impact covid-19 maatregelen reisbranche d.d. 31-03-2020
MAIL_RECEIVED: Wed 4/29/2020 12:28:07 PM

Beste

Bijgaand onderstaand in rood wederom onze antwoorden op jouw vragen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

W
0
&

Stichting Garantiefonds Reisgelden

KvK 41127968

Postbus 4040

3006 AA ROTTERDAM

T 010-7891378

E @sgr.nl
I www.sgr.nl
Van: 102e |_102¢  |@minfinnl>

786201 00067



Verzonden: woensdag 29 april 2020 09:57

Aanj 10.2.e BGR SGRZ Calamiteitenfonds 4 10.2.e }@sgr.nb; 10.2. ‘
10.2.e I_Er)minezk.nl‘)i 10.2.e 10.2.e @Vnoncw-mkb.ﬁl?‘ 10.2.e ‘
10.2e @minezk.nb

: 10.2i 10.2.e @minezk.rﬂ>;
‘ 104 102e pvnoncw-mkbnl>
Onderwerp: RE: Brief impact covid-19 maatregelen reisbranche d.d. 31-03-2020

10.2.e ‘ SGR SGRZ Calamiteitenfonds @Sgr_nl>; 1028

Hartelijk dank voor de toelichting! Ik heb toch nog twee aanvullende vraagjes:

-Zou je nog iets meer kunnen toelichten hoe het risico toeneemt voor SGR indien de garantie verlengd wordt? De geboekte reizen
waar nog geen voucher voor is uitgegeven vallen immers al onder SGR-garantie, de garantie wordt dan toch enkel “verschoven” van
de reeds reis naar de voucher?

Onder reguliere omstandigheden omvat de dekking van SGR alleen de nog niet aangevangen, (aan)betaalde reizen. Nu wordt de
dekking dus uitgebreid met geannuleerde reizen.

Voorbeeld: als een reisorganisatie op 1 mei failliet zou gaan, dan gaat SGR dekking verzorgen voor alle nog niet aangevangen reizen,
en wel voor het betaalde bedrag (aanbetaling of volledige reissom). Tevens zal SGR zorgdragen dat reizigers op bestemming weer
kunnen terugkeren.

In de huidige Corona crisis met vouchers zal SGR in dit voorbeeld ook dekking moeten bieden voor de reizen die een vertrekdatum
hadden tussen half maart en einde april, die inmiddels geannuleerd zijn, en waarvoor een voucher is uitgegeven.

-Klopt het dat het voor de periode t/m juni het gaat om 500 miljoen euro, en voor de periode daarna om 400 miljoen euro extra? In
de brief werd namelijk gesproken over een totaalbedrag van 500 miljoen t/m eind april en 650 voor het hele jaar.

De uitgangspunten in de brief zijn op twee fronten anders dan in het huidige voorstel:

*  De vraag van SGR aan de staat in de brief was om een garantie te verstrekken die de vouchers afdekt. SGR zou haar vermogen
dan aanwenden bij een faillissement om de consument dekking te geven voor de nog niet geannuleerde reizen.

In het huidige voorstel is SGR bereid om in eerste instantie de schade van zowel vouchers als van nog niet geannuleerde reizen voor
haar rekening te nemen, tot de ondergrens van haar vermogen is bereikt.

* In de brief is een inschatting van de omvang van de vouchers gegeven. Deze is toentertijd opgesteld op basis van high level
informatie van twee grote reisorganisaties, met aannames op gebied van niveau van aanbetalingen en het seizoenpatroon. De
voucherwaarde voor het gehele jaar kwam daarbij uit op Euro 646 miljoen. In het huidige voorstel hebben we de omvang van het
schaderisico bepaald door gedetailleerde informatie te vragen van de TOP 20 reisorganisaties (die 70% van de totale risicodragende
omzet vertegenwoordigt). Dan komt de waarde voor het gehele jaar uit op bijna Euro 900 miljoen. Inderdaad een hoger bedrag dan
in de brief, maar wel beter onderbouwd en derhalve een meer realistische inschatting.

Groet,

786201 00067



Van{ 10.2e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds < 10.2.¢ |@sgr.nl>

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 16:56

Aan:‘ 102e 10.2. @minﬁn.nb 10.2e 102 |[@minezk.nl>; 102e |

‘ 102 102e  @vnoncw-mkb.nl>] 10.2.e | 10.2.e [@minezk.nl>
CC:] 10.2] 10.2.e @minezk nl>; ‘ 102.e ‘ SGR SGRZ Calamiteitenfonds 4 10.2.e (@sgr.nl>;

| 103 102 |@vnoncw-mkb.nl>
Onderwerp: RE: Brief impact covid-19 maatregelen reisbranche d.d. 31-03-2020

Beste allen,

Dank voor alle goede vragen!
Wij hebben jullie vragen even in een document geplakt en daar de antwoorden bijgezet. Zie bijgaand.

Mochten jullie meer informatie nodig hebben, dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

W
0
&

Stichting Garantiefonds Reisgelden

KvK 41127968

Postbus 4040

3006 AA ROTTERDAM

T010-7891378
E @sgr.nl
I www.sgr.nl

786201 00067



Van: 1026 (BZ/BBL) Dminfin.nl>

Verzonden: dinsdag Z8 april 2020 1433

Aan: | 10.2.¢ | 102e [@minezk.nl>;
10.2.e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds <{ 102 (@sgrnl>;

102.e [@minezk.nl>
10.2.¢ ‘SGR SGRZ Calamiteitenfonds >;

10P.42‘i 10.2.e T@minezk.nl“};
Underwerp: RE: Brief impact covid-19 maatregelen reisbranche d.d. 31-03-2020

102e | 102e |kd)vnoncw-mkb.nl>
|

10.2.e

CC:

10d 10.2.e | pvnoncw-mkb.nl>

Beste allen,

Ik neem dit dossier deze week over van mijn colleg die met verlof is. Naar aanleiding van de presentatie ook enkele vragen.

-Komt de garantie op bestaande vouchers na 1 juni ook te vervallen of worden er daarna enkel geen nieuwe garanties meer
afgegeven (slide 6 suggereert dat laatste)?

-Waarom wordt de garantie (bij ontbreken van steun) na 1 juni stopgezet? Leidt stopzetten er niet juist toe dat consumenten hun
geld alsnog terugvragen, waarvoor SGR uiteindelijk ook garant staat?

-Hoe is het bedrag van 50 miljoen als maximale lening bepaald?
-Waarom is de schade 100% bij een faillissement?

Hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Begrotingszaken, afdeling Begrotingsbeleid
Ministerie van Financién
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

786201 00067



:IEI minfin.nl

Van: 10.2.e 10.2.e minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 28 apnil 2020 12:01

Aan:‘ 10.2.e 10.2.e ‘ E)vnoncw-mkb.anj 10.2.e ﬁGR SGRZ Calamiteitenfonds 4 @sgr.nl>;
10.2. \ 10.2.e Eminezk.nl>

\CCT‘ 10-2| 10.2.e |@m1nezk.nl>j 10.2.e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds <i 10.2e (@sgrnl>;| 10.2e

| 103 102 [vnoncw-mkb.nl>; 10.2.e FBZ/BBL) 1022 [@minfin.nl>
Onderwerp: RE: Brief impact covid-19 maatregelen reisbranche d.d. 31-03-2020

In aanvulling hierop heb ik nog twee vragen wat betreft het door consumentenbijdrage opbouwen van het eigen vermogen van SGR
en het terugbetalen van ontvangen steun. In het stuk wordt als voorbeeld het calamiteitenfonds genoemd waar jaarijks €3.000.000
wordt opgebouwd door middel van een bijdrage per boeking van €2,50. Betekent dit dat er jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen boekingen
zijn? Wat zou volgens jullie op basis hiervan de terugbetalingscapaciteit kunnen zijn?

Groet,

10.2.e

10.2.e |

Dubbele e-mail

786201 00067
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