38.

Van:

Aan: _| SGR SGRZ Calamiteitenfonds"

« > i IR — o IR
Onderwerp: RE: Commentaar op uitgangspunten

Datum: vrijdag 27 november 2020 16:23:03

Bijlagen: image001.png

I

D2 102
Dank hiervoor. We ontvangen ook nog graag jullie opzet van de rente systematiek en nadere
duiding van het punt over de vrijwaring.

Dank alvast!

Groet,

102e
Van:— SGR SGRZ Calamiteitenfonds

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 00:03

Aan: 102
cc:102e | SGRSGRZ Calamiteitenfonds ; IZIGHIN (IRF/OLE) ; [OR2IEN
Onderwerp: Re: Commentaar op uitgangspunten

Beste [10:2/€7,

Bijgaand alvast de berekeningen waaruit blijkt dat op basis van de in te stellen bijdrage per
reiziger (€ 5) de verplichtingen door SGR kunnen worden nagekomen, zelfs bij een scenario

dat alsnog 50% failliet zou gaan (most unlikely).

Met vriendelijke groet,
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Dag 10261

Naar aanleiding van ons gesprek zouden we nog terug komen op het punt van
zekerheidsstelling. Zie hieronder een formulering die we in een andere situatie hebben
gehanteerd en die we ook in deze constructie zullen opnemen in de overeenkomst:

Verder hebben we het eerder ook gehad over de ‘toetsingscriteria’ die jullie willen hanteren. In
dat kader willen we nog graag melden dat vanwege de eisen die de EC stelt een
liquiditeitskrediet alleen aan onderneming die vanwege het terugbetalen van de vouchers
liquiditeitsbehoefte hebben. Dit spreekt uiteraard voor zich, maar denk wel relevant aangezien
jullie zelf ook aangeven dat er ondernemingen tussen zitten die geen liquiditeitsproblemen
hebben.

Tot slot zouden we jullie ook willen vragen of jullie de berekeningen met ons kunnen delen
waaruit blijkt dat jullie op basis van de in te stellen bijdrage per reiziger (€5) de verplichtingen
uit hoofde van deze lening kunnen nakomen.

Veel dank alvast voor je reactie!

Groet,



