18.

Van: | SGR SGRZ Calamiteitenfonds

Aan:

Ca: ); 10727 L SGR SGRZ Calamiteitenfonds
Onderwerp: RE: Spoed vraagje

Datum: vrijdag 6 november 2020 13:09:11

Bijlagen: image001.jpg

Beste 102

De totale omzet (pakketreizen, overeenkomsten van verblijf en vervoer) die SGR deelnemers aan
SGR hebben gerapporteerd over 2019 bedroeg afgerond €101 ¢ |.

Deze omzet betreft geboekte reizen in 2019 met grotendeels vertrek in 2020 dat derhalve moet
worden terugbetaald.

De gerealiseerde omzet over 2020 zal naar verwachting (obv boekingstatistieken) tussen de .%
en.% van 2019 uitkomen, derhalve ergens tussen de €- miljoen en ' miljoen.

Een daling derhalve tussen de 85 en 90%.

Met vriendelijke groet,

Stichting Garantiefonds Reisgelden
KvK 41127968

Postbus 4040

3006 AA ROTTERDAM

T 010028

Efi02€ @sgrnl

| www.sgr.nl

Van: 102 €0

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 12:36

Aan:10:2e | SGRSGRZ Calamiteitenfonds

cc:i02e );l0:22e | | SGRSGRZ Calamiteitenfonds

Onderwerp: Spoed vraagje

Hoi

Ik heb ivm interdepartementale gesprekken een korte vraag (met spoed).

Wat was de totale omzet aan pakketreizen vorig jaar? En hoe verhoudt zich dat tot de omzet dit
jaar?

Kunnen jullie deze vraag vanmiddag beantwoorden?

Excuus voor de korte termijn. Hoor het graag.

oroze

Op 4 nov. 2020 om 16:38 heeft 10.2°€ | | SGR SGRZ Calamiteitenfonds
10.2 e @sgr.nl> het volgende geschreven:

Presentatie EZK apr-20 jul-20 nov-20
Op basis van opgaaf apr-20 jun-20 okt-20



Reeds uitgegeven vouchers 423.748 558.028
Reissommmen met vertrekdatum:

jun-20 88.012 3.470
jul-20 169.787  144.788
aug-20 100.939 91.834
sep-20 61.027 56.500
okt-20 36.071 36.428
nov-20 6.630 11.528
dec-20 3.989 6.427
2021 9.625 37.327
Totaal Schatting VoucherBalans 899.828  946.330

—————— Origineel bericht ------

vor: 02 ER  LOZEM ©rinerkal
Aan:10.2€ | | SGRSGRZ Calamiteitenfonds" 10.2 € @sgr.nl>; '10.2 €
" | SGRSGRZ Calamiteitenfonds" 10.2 € @sgr.nl>
cc: A0ZEI I 1025 emncrkal>

Verzonden: 4-11-2020 12:27:04
Onderwerp: RE: Re[2]: Aanvullende uitvraag ivm voucherkredietfaciliteit

16.30 is voor mij prima. Om 17.00 heb ik namelijk een ander overleg.
Gr.

an:_ | SGR SGRZ Calamiteitenfonds-@sgr.nl>

Verzonden: woensdag 4 november 2020 12:26

pan 1026 1) 1026 Goinerk - TO2E
" | SGRSGRZ Calamiteitenfonds 10.2 € @sgr.nl>
cc10ZE ) A02€. - Gminerkol

Onderwerp: Re[2]: Aanvullende uitvraag ivm voucherkredietfaciliteit
Liever om 1630 (of later)
—————— Origineel bericht ------

van: 102E N ) E0RIEN erinezk ol>
_ | SGR SGRZ Calamiteitenfonds"

- sgr.nl>

cc:'10.2€e | SGRSGRZ Calamiteitenfonds"
1026 @sgr.nl> ‘102NN
_@minezk.nl>

Verzonden: 4-11-2020 11:44:37

Onderwerp: RE: Aanvullende uitvraag ivm voucherkredietfaciliteit
HiL0:2'e
We hebben vandaag tot een uur of 15u begrotingsbehandeling in de Kamer. Ik kan
om 16u schat ik zo in. Schikt dat?

@10:2€ kun je dan ook?

Groet,

van:10.2€ | | SGRSGRZ Calamiteitenfonds
- sgr.nl>



Verzonden: woensdag 4 november 2020 10:17

Aan:10.2 e )<10.2 & @minezk.nl>
cc:10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds
10.2 e @sgr.nl>

Onderwerp: RE: Aanvullende uitvraag ivm voucherkredietfaciliteit
Bestel0.2 e

Graag zouden10.2 en ik even met je over onderstaande
mail willen overleggen.

Zou dat vanochtend kunnen? Dan zet ik even een TEAMS sessie op.
Met vriendelijke groet,

10.2 e

van:10.2 e )10.2 e @minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:21

Aan:10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds

10.2 e @sgr.nl>

cc:10.2 e )10.2 e @minezk.nl>;10.2 €
10.2 e @minezk.nl>

Onderwerp: Aanvullende uitvraag ivm voucherkredietfaciliteit

Beste lOR2IEN,

Zoals zojuist telefonisch besproken stuur ik je hierbij een
aanvullend verzoek op basis de informatie die jullie ons eerder
hebben aangeleverd van de 10 reisorganisaties. Voor een afronding
van ons beoordelingsproces zouden wij graag de volgende
aanvullende informatie willen hebben per 1-10-2020 van dezelfde
reisorganisaties:

- Volledige balans
- Winst- en verliesrekening

- Cashflow en resultaatprognoses op basis van de volgende
scenario’s:

- Omzet 2021 op 30% van 2019, berekening met en zonder voucher
kredietfaciliteit

- Omzet 2021 op 50% van 2019, berekening met en zonder voucher
kredietfaciliteit

- Omzet 2021 op 70% van 2019, berekening met en zonder voucher
kredietfaciliteit

- Laatst beschikbare openbare jaarrekening

Vanuit SGR de totaal (geschatte) voucherstand per:
-31-12-2020

- 15-09-2020



-1-7-2020
- 20-5-2020

Wij willen jullie verzoeken om deze informatie uiterlijk 9 november aan te leveren.
We snappen dat dit geen eenvoudige uitvraag is, maar hopen toch
dat het toch mogelijk zal zijn om deze informatie aan te leveren
aangezien dit echt benodigd is in het traject dat we nu samen
doorlopen om een oplossing te vinden voor de
voucherproblematiek.

Bel gerust als je nog vragen hebt.

Groet,

10.2 e

van:10.2 e )10.2 e @minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 16:26

Aan:10.2 e | SGR SGRZ Calamiteitenfonds

10.2 e @sgr.nl>;10.2 € | SGR SGRZ Calamiteitenfonds

<10.2 e @sgr.nl>;10.2 € '10.2 € @anvr.nl>
cc: MO (IRF/OLE) MOR2IENIN @minfin.nl>;
10.2 e )10.2 e @minezk.n>; 10:2€
@minezk.nl>;10.2 €
@minezk.nl>

Onderwerp: Follow-up voucherbank
Beste10.2 €,

In onze call van vorige week hebben we het gehad over het
ontbrekende inzicht in de financiéle positie van de reisorganisaties.
Afspraak was dat wij vanuit onze kant zouden kijken of we onze
vraag scherper kunnen krijgen. Hieronder tref je onze
informatiebehoefte aan op dit moment. Wij denken dat deze
informatie ons nuttige inzichten kan verschaffen en daarmee kan
bijdragen aan onze oordeelsvorming. We horen graag van jullie of
deze informatie aangeleverd kan worden en zo ja, op welke
termijn.

Benodigde informatie:

- Werkkapitaalpositie per 1-10-2020 (uitgesplitst in de voor de
reisbranche relevante categorieén. In ieder geval inzicht nodig in de
liguide middelen, vorderingen, schulden, tegoeden klanten,
vooruitbetaalde diensten)

- Liquiditeitsprognose voor de komende 12 maanden
- Genomen beheersmaatregelen om liquiditeit al te verhogen

- Wel/geen gebruik van overige steunmaatregelen (zo ja, welke en



hoeveel?)(zo nee, waarom niet).

Info nodig van:

- de top-3 grootste bedrijven

- 2 bedrijven in de omzetrange €10 mio - €100
- 5 bedrijven in de omzetrange tot €10 mio

- En een van de bedrijven die geen aanspraak wenst te maken op
voucherbank

Positie SGR:

- Liquiditeitsprognose komend jaar, inclusief ‘consumentenbijdrage’
van €15 per boeking

Bel gerust als je nog vragen hebt ter verduidelijking, of anders
kunnen we dit ook donderdag tijdens onze call bespreken.

Groet,

10.2 e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you

are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard



ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you

are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for
you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,



you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



