94,

_)

Van: 102

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:25

Aan: IO
cC: )

Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

Hallo l0R25€N,

Zoals zojuist samen met- telefonisch besproken, denken wij dat de alleen de route via Centrale Inkoop
onvoldoende is. Er is namelijk ook financiering voor de benodigde investering nodig. Om snelheid te maken is het
nu echt nodig dat VWS / RVO financieringskennis / Centrale Inkoop Leusden en EZK snel de koppen bij elkaar
steken. In een telco kunnen we snel scherp hebben welke route nodig is.

Wij hebben zelf geprobeerd onze contactpersonen te benaderen, maar nog geen gehoor gekregen.

Als jij / 0288 ons de juiste namen door kunt geven, dan kunnen wij de call snel opzetten. Indien gewenst
vanavond nog.

Groet,

Van: )
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 17:29

Aan: ) @rvo.nl>; (0ZENN) <02 @minezk.nl>
) @rvo.nl>

CccC:
Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

@minezk.nl>

Hoi

Dank je goed de vinger op de problematiek gelegd. Feitelijk hebben zo'n oproep al gedaan, maar gezien de druk
niet via de staatscourant. Verschillende van de branch organisaties in NL hebben deze oproep ook op hun
websites/nieuwsbrieven enz geplaatst.

Daar zijn de voorstellen uitgekomen die ik je stuurde, naast groot aantal andere leads (rijp en groen door elkaar).
De eerste stap is dus min of meer afgerond, alhoewel er af en toe nog voorstellen binnen komen. Gaat nu dus om
de toekenningsstap. Wellicht is het handig als we jou in contact brengen met de centrale inkoop organisatie in
Leusden? Ik overleg nog wel even met [IBi2I8] Groet [I0I2E)

Van: )
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 16:19
Aan: ) ominezk.nl>; DRI ) <10ZEN o minezk.nl>
CC: ) @rvo.nl>

Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

@rvo.nl>

Zie bijgaand ons memo. We horen het graag als we verder moeten meedenken.

Groet,

----- Oorspronkelijk bericht-----

Van: 02N SNN) <I02EM @minezi.ni>

Verzonden: maandag 30 maart 2020 20:14
Aan: )
CcC:
Onderwerp: Re: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

@minezk.nl>

@rvo.nl>; IOZETI) <IOZEN ¢ rvo.ni>

Pijnpunt is inderdaad investering in productiefaciliteiten. Wordt vanavond nog verder over gesproken maar
voorlopig nog geen groen licht.

Zaak is urgent want ondernemers moeten snel meters kunnen maken.

Alle hulp welkom hier,

Groet, DRZENI



Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 30 mrt. 2020 om 20:04 heeft IOZIENINNNNN) <1I02E @minezk.nl> het volgende

geschreven:
>

> Ha I0R25E
>
> Bij deze waar ik het eerder over had, het voorstel van enkele van de partijen.
>
>
>

De laatste intel die ik net kreeg is dat Leusden zich inderdaad geen raad weet met deze voorstellen.
Zou jij een kort advies voor ons kunnen maken hoe jullie denken dit het beste kunnen invliegen? Dat hebben
we dan achter de hand als morgen in de loop van de dag duidelijk wordt welke route we nu gaan kiezen.
>
> Vanavond is er nog weer een overleg met VWS Al vast dank H0:2IEN
>
>
>
> Van: ) <
> Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:05
> Aan: ) <1I0R2IE @minezk.nl>
> Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.
>
> ja
>
> Van:

)
> @minezk.nl<mailto :IORZENIN @minezk.nl> >

> Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:05

> Aan:
@rvo.nl<mailto: @rvo.nl>>

@rvo.nl>

>

> Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.
>

> OK, rond 16:30 kan dat?
>

> Van:
> @rvo.nl<mailto: @rvo.nl>>

> Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:01

> Aan: )
> @minezk.nl<mailto :IORZENIN @minezk.nl> >

Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

Hoi H0I2EEN

>
>
>
>
> Bel me anders even, dat legt wat makkelijker uit.
>
>
>
>

Groet,

> Van:

> @minezk.nl<mailto :IORZENIN @minezk.nl> >

> Verzonden: maandag 30 maart 2020 14:46

)
@rvo.nl<mailto :IORZIENINN @rvo.nl>>
@rvo.nl<mailto: @rvo.nl>>; IORZIENN
@minezk.nl<mailto: @minezk.nl>>

> Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.
>

> Hoi [0I26M
> Ik confronteer ze met je punt. Wat is denk je het issue? Hebben ze geen instrument?
> Groet

>102e

>

> Van: )
> @rvo.nl<mailto IORZIENN

> Verzonden: maandag 30 maart 2020 13:46

> Aan: )
> @minezk.nl<mailto IORZIENIIIN @ minezk.nl> >
> CC: )

@rvo.nl>>
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> <I0R2IEN @rvo.nl<mailto:HORZIENIN @rvo.nl>>

> Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

>

> Hallo 10125l

>

> Helder. Overigens kan ik me voorstellen dat de Centrale Inkoop aanbetalingen / vooruitbetalingen kan doen
(eigenlijk de financiering van het werkkapitaal van een bedrijf), maar ik kan me niet voorstellen dat zij ook echt
de voorfinanciering voor haar rekening kan nemen (dat betreffen toch meer investeringen in de
productiefaciliteiten). We wachten af.

>

> Groet,
>
>
> Van: )

> @minezk.nl<mailto :IORZENIN @minezk.nl> >

> Verzonden: maandag 30 maart 2020 09:54

> Aan: 02 ERNN)

@rvo.nl<mailto HOZIENNN @rvo.nl>>; IORZENNN

@rvo.nl<mailto: @rvo.nl>>; IOR2IENN
@rvo.nl<mailt @rvo.nl>>;

@rvo.nl<mailto IOZIENIN @rvo.nl>>

> Onderwerp: RE: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

> Urgentie: Hoog

>

> Beste allen,

>

> Ivm de laatste ontwikkelingen stel ik voor deze telco vooralsnog aan te houden. Voorlopig is de inzet om via het
Centrale inkoop kantoor in Leusden dergelijke financieringen te regelen.

>

> Dank voor de hulp zover, ik kom weer op de lijn als er noodzaak is

> deze weg te vervolgen Met vr. groet [I0I2IEN

@rvo.nl<mailto HOZIENIN @rvo.nl>>

> Verzonden: zondag 29 maart 2020 14:58
> Aan: );

);

);

> Onderwerp: Fonds beschermingsmiddelen e.d.

> Tijd: maandag 30 maart 2020 11:30-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
> Locatie: BOR2€ belt in

>

Hallo Allemaal!

\%

>
> De behoefte bestaat om snel bedrijven te financieren die die persoonlijke beschermingsmiddelen en
beademingsapparatuur ed. kunnen leveren. Het gaat hierbij om bedrijven die nog wel een en ander moeten
investeren in de productie, alvorens ze kunnen gaan produceren (betreft dus niet alleen voorfinanciering).

>

> Om snel de kaders scherp te hebben organiseer ik een telefoongesprek met de verschillende expertises. Aan
Gerben vraag ik een naam door te geven van WJ]Z, liefst met staatssteun achtergrond. Ik zal iedereen inbellen.
>

> Tot morgen!

>



