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Verzonden: donderdag 4 juni 2020 23:30

Aan:

Onderwerp: RE: Zeer vertrouwelijk en urgent - verzoek dringende hup redding Apotex
Yep @

Paar gedachten op voorhand:

10:2€ | zal hier vast al veel antwoorden op hebben.

Morgen zit ik lastig qua beschikbaarheid10.2€ ~ Als ik met spoed iets kan betekenen, dan
even bellen?

Groeten, 10:2:8

Van:

202022:12
Aan

Onderwerp: Fwd: Zeer vertrouwelijk en urgent - verzoek dringende hup redding Apotex

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10:2.€1 " 102080 @minezknt>

Datum: 4 juni 2020 om 21:18:58 CEST

Aan: "Pappie, drs. D. (David)' @minezk.nl>
Kopie

@minezk.nl>

Onderwerp: Doorst: Zeer vertrouwelijk en urgent - verzoek dringende hup redding Apotex

Het volgende bedrijf.

Begin doorgestuurd bericht:



Van: Lucas Wiarda @innogenerics.com>
Datum: 4 juni 2020 om 17:17:34 CEST

@minezk.nl>
@minvws.nl' @minvws.nl>,
@minvws.nl' @minvws.nl> @minvws.nl"

<ministerdejonge @minvws.nl>, @minvws.nl"
@minvws.nl>, ' @minvws.nl>,
@minezk.nl>, '

Onderwerp: Zeer vertrouwelijk en urgent - verzoek dringende hup redding Apotex

Zeer geachte_,

Hierbij vragen wij uw aandacht en dringende hulp om de Apotex fabriek in Leiden te
redden middels een maatwerk-financiering van €6,7 miljoen. Wij begrijpen en zijn
bereid - omwille van het grote sociaal-maatschappelijke belang - om te voldoen aan
de eisen die een dergelijke maatwerk-constructie met zich meebrengt.

Bijgesloten timetable geeft




De mogelijkheden voor andere klassieke financieringsbronnen zijn volledig uitgeput
en time is running out. Een maatwerk-financiering zien wij dus nog als enige
mogelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Lucas Jan Wiarda
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M: +31(0)
E: @innogenerics.com

W: www.innogenerics.com




